MILANO, 16 APRILE 2021

OGGETTO: Contabile Bonifico

Tommaso Sacchi

TP

Tommaso Sacchi

07/02/2020

DATI BENEFICIARIO

~ARICE 10
CODICE |B

Blueteam Travel Network srl

INTESA SANPAOLO SPA

BCITITMMXXX

IT

10/02/2020

74,00 €

voucher htl 2020 5399 del 21012020 x differenza seconda persona

06857344505 ~

A0 S S ae

Alessio Miranda Har




Da:
Inviato:
A
Oggetto:

venerdi 1|1:39

Fwd: I: QUOTAZIONE HOTEL ROYAL SAINT HONORE' PARIGI

--------- Messaggio inoltrato ------—--

Da: Assessore Sacchi <assessore.sacchi@comune fi.it>

Data: ven 16 apr 2021 alle 10:55 - N

Oggetto: I: QUOTAZIONE HOTEL ROYAL SAINT HONORE' PARIGI

!’

Da: Assessore Sacchi <assessore.sacchi@comune.fi.it>

Inviato: lup

Oggetto: QUOTAZIONE HOTEL ROYAL SAINT HONORE' PARIGI

]
=

Gentile m

di seguito le informazioni richieste:

la differenza di € 37 a notte per la seconda persona vanno fatturate a

Tommaso Sacchi

Le chiedo gentilmente, se possibile, di far pervenire la fattura a questo indirizzo mail unitamente alle
indicazioni per effettuare il pagamento.

[l nome della seconda persona da far apparire sul voucher &

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessita di informazioni.

S’ijrdiali saluti

h
7



COMUNE DI

FIRENZE

Assessorato alla Cullura, Moda e Design
Via Giuseppe Garibaldi, 7

50123 Firenze - Italia

Tel +39 055.2625403

www.comune.fi.it

11 20/01/2020 16:06, <R URSMO ha scritto:
Buongiorno, .
in allegato voucher hotel a favore—

Ecco costo di camera doppia con letto matrimoniale
- © Paris/Francia checkIn:24/01/2020 checkOut:26/01/2020

Hotel Name iStar Hotel Address I}r: } Room Name

: Hotel Duminy 4 3 Rue du Mont 1 | 2%a d;llt | [NON REFUNDABLE] Standard Double Roc
\Vendome |~ | Thabor | |7 " |FullBed

La differenza per la seconda persona & di € 37 a notte da saldare direttamente a noi, chiedo quindi

di voler trasmettere dati anagrafici per poter emettere fattura.

Quindi la camera dell’assessore Sacchi sara a voi fatturata al costo di € 157 a notte mentre la
differenza di € 37 a notte per la seconda persona sara fatturata come da vs indicazioni.

Chiedo di voler comunicare il nome della seconda persona che dobbiamo far apparire sul voucher.

In attesa di gentile riscontro, saluti.



